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---------- Forwarded message ---------
Da: Barbara Giordano <barbara.giordano@gruppodr.it>
Date: gio 4 dic 2025 alle ore 10:04
Subject: R: Fattura DR
To: Luigi Azzarone <luigi.azzarone@uniupo.it>
Cc: Cristina Bellafemina <Cristina.bellafemina@gruppodr.it>

Buongiorno Dott. Azzarone,
 
la fattura è dovuta e le spiego perché:
 

Le 10.000 copie incluse nel canone a cui si riferiscono i suoi colleghi sono IN BIANCO/NERO.  E infatti nella fattura n.111/PA
non è addebitato nulla per le pagine in bianco/nero sviluppate nel periodo 01/07/2025-30/09/2025.
Sono state addebitate solo le pagine in bianco/nero prodotte nel periodo 01/10/2025-20/11/2025 perché per questi mesi
non era stato fatturato alcun canone fisso e quindi le poche copie prodotte (pari ad € 7,37 + Iva) sono state conteggiate
come copie eccedenti.
Le copie A COLORI prodotte invece sono TUTTE da pagare perché non sono incluse nel canone fisso.
E dato che per le copie a colori la fatturazione era ferma al 30/06/2025, perché eravamo in attesa della conferma del CIG da
utilizzare, in questa fattura sono state fatturate le copie a colori prodotte dal 01/07/2025 fino al ritiro della macchina.

 
Spero di aver chiarito ogni dubbio ma resto a completa disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Metto in copia conoscenza anche la collega che segue la fatturazione, cui può sempre rivolgersi per qualsiasi informazione.
 
Con l’occasione porgo cordiali saluti e le auguro Buone Feste.
 
Barbara Giordano
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