
Valter Rolando <valter.rolando@uniupo.it>

Fwd: Preventivo per contratto fino al 31/12/2025.
1 messaggio

Luigi Azzarone <luigi.azzarone@uniupo.it> 29 luglio 2025 alle ore 12:16
A: Valter Rolando <valter.rolando@uniupo.it>

---------- Forwarded message ---------
Da: Barbara Giordano <barbara.giordano@gruppodr.it>
Date: mar 29 lug 2025 alle ore 11:16
Subject: R: Preventivo per contratto fino al 31/12/2025.
To: Luigi Azzarone <luigi.azzarone@uniupo.it>
Cc: Cristina Bellafemina <Cristina.bellafemina@gruppodr.it>

Buongiorno Dott. Azzarone,

 

in allegato quanto richiesto.

Preciso che ho indicato il canone trimestrale dal 01 luglio al 30 settembre in quanto finora avete pagato il
canone fino al 30 giugno, quindi mancano solo i due trimestri luglio-settembre e a seguire ottobre-dicembre.

Per quanto riguarda invece le copie, che vengono fatturate posticipatamente, le ricordo che il buono
d’ordine deve comprendere anche l’importo di € 506,74 + Iva della fattura 64/PA relativa alle copie
eccedenti effettuate dal 01/04 al 30/06/2025,

che avete rifiutato.

 

Io e la collega che ci legge in copia siamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

 

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

 

 

Barbara Giordano

GRUPPODR
28100 NOVARA (NO)
Telefono: 0321 627241 int: 215

Mobile: 348 3489363
E-mail: barbara.giordano@gruppodr.it
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Tutela della Privacy:

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono
strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate
cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

Questa mail le viene inviata a seguito dei contatti commerciali intercorsi con la sua realtà lavorativa o da elenchi di pubblico dominio. Nel caso non
siate interessati alle nostre comunicazioni, vi preghiamo di inviare una e-mail a privacy@drufficio.com   dall'indirizzo che si intende rimuovere
indicando come oggetto del messaggio "rimozione”. "

 

Da: Luigi Azzarone <luigi.azzarone@uniupo.it>
Inviato: martedì 29 luglio 2025 08:34
A: Cristina Bellafemina <Cristina.bellafemina@gruppodr.it>
Cc: Barbara Giordano <barbara.giordano@gruppodr.it>
Oggetto: Fwd: Preventivo per contratto fino al 31/12/2025

 

ATTENZIONE: Questa mail è esterna alla nostra organizzazione, non aprire i link e/o gli allegati in essa contenuti se non
si è certi del contenuto e se non si riconosce il mittente.

 

Buongiorno,

per poter inserire il buono d'ordine (che al momento sarà dal 1/06/2025 al 30/09/2025) avremmo bisogno di una cortesia:
di ricevere un preventivo dettagliato in formato PDF per il periodo 1.6.2025-30.9.2025.

 

Nei dettagli dovrebbe essere inclusi i dettagli della macchina (WORKCENTRE 7845, S/N 3913656813), il numero di copie
B/N e a colori coperte dal canone trimestrale e costi delle eventuali copie aggiuntive.

 

Grazie

 

Luigi Azzarone

 

 

---------- Forwarded message ---------
Da: Luigi Azzarone <luigi.azzarone@uniupo.it>
Date: gio 24 lug 2025 alle ore 13:02
Subject: Fwd: Preventivo per contratto fino al 31/12/2025
To: Valter Rolando <valter.rolando@uniupo.it>
Cc: Silvia Delfino <silvia.delfino@uniupo.it>

 

 

---------- Forwarded message ---------
Da: Cristina Bellafemina <Cristina.bellafemina@gruppodr.it>
Date: gio 24 lug 2025 alle ore 12:54
Subject: R: Preventivo per contratto fino al 31/12/2025
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To: Luigi Azzarone <luigi.azzarone@uniupo.it>
Cc: Barbara Giordano <barbara.giordano@gruppodr.it>

 

Buongiorno Dott, Azzarone,

probabilmente il calcolo che ha fatto Lei è corretto, tuttavia, per maggiore sicurezza, potremmo considerare
un importo di € 1.700+ iva

Cordiali saluti

Cristina

 

Cristina Bellafemina
Uff. Amministrazione

GRUPPODR
28100 NOVARA (NO)

Telefono: 0321 627241 - Int: 221

E-mail: Cristina.bellafemina@gruppodr.it

Tutela della Privacy:

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono
strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate
cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

Questa mail le viene inviata a seguito dei contatti commerciali intercorsi con la sua realtà lavorativa o da elenchi di pubblico dominio. Nel caso non
siate interessati alle nostre comunicazioni, vi preghiamo di inviare una e-mail a privacy@drufficio.com   dall'indirizzo che si intende rimuovere
indicando come oggetto del messaggio "rimozione".

 

 

 

 

Da: Luigi Azzarone <luigi.azzarone@uniupo.it>
Inviato: giovedì 24 luglio 2025 11:32
A: Cristina Bellafemina <Cristina.bellafemina@gruppodr.it>
Cc: Barbara Giordano <barbara.giordano@gruppodr.it>
Oggetto: Preventivo per contratto fino al 31/12/2025

 

ATTENZIONE: Questa mail è esterna alla nostra organizzazione, non aprire i link e/o gli allegati in essa contenuti se non
si è certi del contenuto e se non si riconosce il mittente.
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Buongiorno,

per poter effettuare un nuovo ordine e un nuovo CIG fino al 31/12/2025 ho bisogno di un preventivo.

io ho calcolato un importo approssimativo di € 1623 + IVA 

 

L'anno scorso abbiamo pagato in tutto 2.821,99 iva inclusa.

Nel 2025 abbiamo pagato 662,23 + 178,63. Poi abbiamo la fattura rifiutata di € 618,22

 

Grazie

 

Luigi Azzarone

 

--

____________________________________________________________________
Dott. Luigi Azzarone

Università del Piemonte Orientale

Divisione Edilizia, E-procurement, Patrimonio e Sicurezza - DEEPS

Settore E-procurement, Gare e Contratti pubblici - SEGC

Responsabile
Ufficio E-procurement Polo NO

 

Tel. 0321 375531

email: luigi.azzarone@uniupo.it

 

--

____________________________________________________________________
Dott. Luigi Azzarone

Università del Piemonte Orientale

Divisione Edilizia, E-procurement, Patrimonio e Sicurezza - DEEPS

Settore E-procurement, Gare e Contratti pubblici - SEGC

Responsabile
Ufficio E-procurement Polo NO
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Tel. 0321 375531

email: luigi.azzarone@uniupo.it

 

--

____________________________________________________________________
Dott. Luigi Azzarone

Università del Piemonte Orientale

Divisione Edilizia, E-procurement, Patrimonio e Sicurezza - DEEPS

Settore E-procurement, Gare e Contratti pubblici - SEGC

Responsabile
Ufficio E-procurement Polo NO

 

Tel. 0321 375531

email: luigi.azzarone@uniupo.it

--

____________________________________________________________________
Dott. Luigi Azzarone
Università del Piemonte Orientale
Divisione Edilizia, E-procurement, Patrimonio e Sicurezza - DEEPS
Settore E-procurement, Gare e Contratti pubblici - SEGC
Responsabile
Ufficio E-procurement Polo NO

Tel. 0321 375531
email: luigi.azzarone@uniupo.it
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Novara, 29 luglio 2025 
 
        Spett.le 
        DIPARTIMENTO DI STUDI  
        PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 
        Via Perrone, 18 
        28100 Novara (NO) 
 
 
 
Oggetto: Preventivo per assistenza tecnica multifunzione Xerox WorkCentre 7845, s/n 3913656813, 
per il periodo 01/07/2025 – 30/09/2025. 
                  
 
Come da sua gentile richiesta con la presente le riassumo i dati del contratto di assistenza 
tecnica in essere sul dispositivo in oggetto: 
 
 
Canone di assistenza tecnica trimestrale:   Euro 151,98 + Iva / trimestre 
 
Pagine in B/N incluse nel canone trimestrale:  10.000 
 
Pagine a colori incluse nel canone trimestrale:  0  
 
Costo pag. eccedenti in bianco/nero:     Euro 0,01399 + Iva cadauna 

Costo pag. eccedenti a colori:         Euro 0,13986 + Iva cadauna  

 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento. 
  
 
          Cordiali saluti 

       
       DR SRL 

 
 
 

 


